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Moreno, Jhoelys

De: Villa, Jhon
Enviado el: miércoles, 18 de diciembre de 2019 8:07 a. m.
Para: Moreno, Jhoelys
Asunto: RV: DESPACHAR ORDEN 5200000687
Datos adjuntos: 191011CCGC Cotizacion.pdf; 5200000687.pdf

Buenos días, Jhoelys  
 
Esta es la OC que te mensionaba, favor me colaboras revisandola  
 
Gracias  
 
 
Saludos. 
 
Jhon F. Villa Quintero 
Supervisor de proyectos 
 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 385-9765 
c: (57) 310 5998231 
KalTireMining.com 

De: Karen Judyza Gonzalez Angulo <Kareng@sprbun.com> 
Enviado: martes, 15 de octubre de 2019 11:06:50 
Para: Villa, Jhon <Jhon_Villa@kaltire.com>; Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
Cc: Jose Fernando Campo Rico <fernando@sprbun.com> 
Asunto: DESPACHAR ORDEN 5200000687  
  
Buen día, 
  
Adjunto orden para su despacho, Importante facturar sin IVA. 
  
Gracias quedo atenta. 
  
  
Anexar orden de compra a toda factura emitida. 
  
Señor proveedor muy amablemente se solicita cumplir con las fechas de entrega y demás 
acuerdos suministrados en su cotización. 
  
  
Cordialmente, 
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 KAREN JUDYZA GONZALEZ ANGULO 
Auxiliar de compras 

PBX: (57) (2) 24 10700 al 09 EXT: 2190 
www.sprbun.com [nam01.safelinks.protection.outlook.com] 

  
  

 
  

  
  
  

De: Villa, Jhon <Jhon_Villa@kaltire.com>  
Enviado el: viernes, 11 de octubre de 2019 5:06 p. m. 
Para: Karen Judyza Gonzalez Angulo <Kareng@sprbun.com>; Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
CC: Jose Fernando Campo Rico <fernando@sprbun.com> 
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACION 10033342 
  
Buenas tardes. 
  
Karen, por el momento solo cuento con 8 anillos estacó y los entregaría el día 23 de octubre.  
  
Quedo atento a comentarios  
  
Muchas gracias  
  
  
Saludos. 
  
Jhon F. Villa Quintero 
Supervisor de proyectos  

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 385-9765 
c: (57) 320 2484645 - 310 5998231  
KalTireMining.com 
  

De: Karen Judyza Gonzalez Angulo [mailto:Kareng@sprbun.com]  
Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2019 7:29 p. m. 
Para: Caviedes, Sergio; Villa, Jhon 
CC: Jose Fernando Campo Rico 
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION 10033342 
  
Buenas noches, 
  
Amablemente solicito nos coticen el siguiente material: 
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SOLICITUD DE COTIZACION REPUESTOS  
Solicitud Pos.solicitud  Material Texto breve Cantidad  

10033342 10 60009782 KTLM ANILLO ESTANCO A.E.T.215TL20+VAL R2 100 A.E.T.215TL20+VAL R2102/MICHELIN
  
Gracias quedo atenta. 
  
  
Anexar orden de compra a toda factura emitida. 
  
Señor proveedor muy amablemente se solicita cumplir con las fechas de entrega y demás 
acuerdos suministrados en su cotización. 
  
  
Cordialmente, 
  
  

KAREN JUDYZA GONZALEZ ANGULO 
Auxiliar de compras 

PBX: (57) (2) 24 10700 al 09 EXT: 2190 
www.sprbun.com [nam01.safelinks.protection.outlook.com] 

  
  

 
  
  

 
ADVERTENCIA: 
 
""La información contenida en este mensaje y sus anexos está destinada únicamente para uso de la persona o entidad a la que ha sido dirigida. Puede 
contener información considerada de carácter confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, retención, difusión, 
distribución o copia de este mensaje y sus anexos es prohibida y sancionada por la ley. Si ha recibido este correo por error, por favor reenvíelo al remitente y 
bórrelo inmediatamente. Si no está interesado en continuar recibiendo información o en ser contactado por SPRBUN a través de este medio, y no ha recibido 
este mensaje en razón a sus labores profesionales o por razones institucionales, podrá solicitar su retiro de nuestra base de datos contactándose al teléfono 
(57) 2 2410700 o enviando una comunicación al correo electrónico asistentessac@sprbun.com indicando su nombre, identificación y solicitando su retiro de 
nuestros archivos. Una vez recibida y procesada su solicitud se eliminará su información de contacto de nuestra base de datos y en tal caso no volveremos a 
remitir ninguna información. ." 
 

 
ADVERTENCIA: 
 
""La información contenida en este mensaje y sus anexos está destinada únicamente para uso de la persona o entidad a la que ha sido dirigida. Puede 
contener información considerada de carácter confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, retención, difusión, 
distribución o copia de este mensaje y sus anexos es prohibida y sancionada por la ley. Si ha recibido este correo por error, por favor reenvíelo al remitente y 
bórrelo inmediatamente. Si no está interesado en continuar recibiendo información o en ser contactado por SPRBUN a través de este medio, y no ha recibido 
este mensaje en razón a sus labores profesionales o por razones institucionales, podrá solicitar su retiro de nuestra base de datos contactándose al teléfono 
(57) 2 2410700 o enviando una comunicación al correo electrónico asistentessac@sprbun.com indicando su nombre, identificación y solicitando su retiro de 
nuestros archivos. Una vez recibida y procesada su solicitud se eliminará su información de contacto de nuestra base de datos y en tal caso no volveremos a 
remitir ninguna información. ." 


